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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D N Genel

5,24 2,88 4,52 4,03 2,79 3,33 3,23 1,08 2,96 8,21 6,90 6,49 3,09 2,82 2,38 2,34 1,95 1,85 2,77 3,57 1,88 44,60 36,10

3,26 2,27 2,69 1,89 2,54 1,26 2,97 0,92 2,74 2,34 5,96 0,85 1,03 2,53 0,39 0,58 1,37 0,23 1,14 2,57 0,50 24,63 17,22

1 104 10D 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 4 6 2,50 3 6 1,50 4 5 2,75 53 42,25 6420

2 224 10D 9 1 8,75 3 5 1,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 3 2,25 50 42,50 6427

3 305 10A 7 1 6,75 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 42 37,00 7939

4 937 10C 9 1 8,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 3 3,25 39 34,50 8610

5 501 10A 6 0 6,00 6 1 5,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 36 32,25 9339

6 279 10D 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 10 3 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 3 5,25 37 31,00 9668

7 122 10D 7 2 6,50 5 2 4,50 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 5 4 4,00 38 30,25 9943

8 238 10B 5 3 4,25 5 3 4,25 4 1 3,75 5 7 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 8 -2,00 38 28,50 10608

9 545 10C 3 6 1,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 8 0,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 37 27,75 10875

10 360 10A 9 1 8,75 3 3 2,25 2 1 1,75 5 5 3,75 2 4 1,00 35 27,25 10961

11 383 10D 7 3 6,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 11 0,25 5 4 4,00 1 3 0,25 3 7 1,25 41 27,25 11026

12 427 10B 8 2 7,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 6 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 27,25 11031

13 517 10A 7 2 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 3 4 2,00 2 0 2,00 34 27,00 11061

14 317 10B 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 31 27,25 11086

15 101 10B 10 0 10,00 3 3 2,25 5 0 5,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 30 26,25 11295

16 232 10B 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 33 26,25 11399

17 260 10B 6 4 5,00 3 7 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 35 25,75 11527

18 588 10C 6 2 5,50 4 1 3,75 3 9 0,75 4 2 3,50 32 25,25 11642

19 0 10B 6 2 5,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 32 25,25 11658

20 964 10B 7 3 6,25 5 5 3,75 2 1 1,75 5 8 3,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 4 3 3,25 33 24,50 11739

21 809 10A 4 2 3,50 3 3 2,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 31 25,00 11753

22 494 10A 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 28 24,00 11947

23 293 10C 2 5 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 7 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 35 24,00 12067

24 0 10C 2 2 1,50 4 1 3,75 4 9 1,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 5 5 3,75 32 23,75 12109

25 210 10B 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 23,75 12137

26 378 10C 3 5 1,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 31 23,50 12181

27 0 10C 5 3 4,25 2 6 0,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 32 23,00 12378

28 367 10C 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 28 22,75 12401

29 472 10D 4 1 3,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 7 2,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 7 -0,75 31 22,50 12496

MEKTEBİM KOLEJİ FEN VE ANADOLU LİSESİ BİLGİ KÜPÜ KAMPÜSLERİ

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE GENEL

KOCAELİ İZMİT İZMİT MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 2.DENEME 113 113 17907

Sıra

Ö.No

İsim Sınıf TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe       Di n Kül. ve Ahl. Bil .  Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D       Y          N D       Y          N Y Puan

Genel Ortalama 13,60  10,41     11,00 2,09    1,60       1,69 34,00 249,360

Okul Ortalaması 9,61    9,88       7,14 1,81    1,58       1,42 29,62 192,890

AHMET MİRİK 20      9      17,75 2       3       1,25 43 266,966

IRMAK BAĞUÇ 25      5      23,75 3       2       2,50 30 266,818

AFRA BERRAK YILDIZ 20     10     17,50 2       2       1,50 20 250,997

MAHMUT EREN DOĞAN 13      5      11,75 2       2       1,50 18 244,370

ASUDE YAŞAR 12      4      11,00 1       1       0,75 15 237,734

AYŞENAZ ALTUNAYVA 9       5       7,75 2       2       1,50 24 234,499

ZEHRA YAŞA 11     11      8,25 2       1       1,75 31 232,109

CEREN ÖZGE ÇİMEN 14      9      11,75 2       2       1,50 38 226,134

AZRA NUR ÖZTÜRK 16     10     13,50 3       1       2,75 37 223,732

AHMET EREN BAYTAN 11     16      7,00 3       1       2,75 31 223,044

EGEHAN NARİN 16     13     12,75 2       3       1,25 55 222,476

ENES GÜLMEZ 13      5      11,75 2       1       1,75 19 222,426

EYMEN BALABAN 12     11      9,25 1       3       0,25 28 222,120

MEHVEŞ ŞENKAL 17      6      15,50 2       2       1,50 15 221,939

KAAN YİĞİT 8       4       7,00 2       1       1,75 15 219,988

GÜLLÜNUR GÖKBUDAK 17      9      14,75 2       1       1,75 27 219,010

HAMZA RECEP KORKMAZ 16     14     12,50 3       2       2,50 37 217,770

KAAN ERSOY 13     11     10,25 2       2       1,50 27 216,709

ALİHAN KARA 13      8      11,00 4       0       4,00 27 216,512

BEDİRHAN KIZIL 4       8       2,00 3       1       2,75 34 215,587

SELİN ALTINTAŞ 15      7      13,25 1       2       0,50 24 215,478

TUANA BOLAT 7      10      4,50 1       0       1,00 16 213,759

ECRİN GÜLSEVER 15     12     12,00 1       3       0,25 44 212,614

ZEYNEP GÜLSÜM 12      8      10,00 2       2       1,50 33 212,303

ECRİN MÜGE YEŞİL 11      3      10,25 3       0       3,00 9 212,030

BETÜL ÖZKAN 12     12      9,00 2       3       1,25 30 211,661

SULTAN ÖZSOY 10     11      7,25 1       2       0,50 34 208,723

YAĞIZ ÖZGÜNER 14     12     11,00 2       2       1,50 36 209,748

ZEYNEP İNAN 8       6       6,50 3       2       2,50 21 209,552



İL
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D N Puan

13,60 10,41 11,00 5,24 2,88 4,52 4,03 2,79 3,33 3,23 1,08 2,96 8,21 6,90 6,49 3,09 2,82 2,38 2,34 1,95 1,85 2,77 3,57 1,88 44,60 36,10

9,61 9,88 7,14 3,26 2,27 2,69 1,89 2,54 1,26 2,97 0,92 2,74 2,34 5,96 0,85 1,03 2,53 0,39 0,58 1,37 0,23 1,14 2,57 0,50 24,63 17,22

30 131 10D 17 12 14,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 3 2 2,50 0 14 -3,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 4 6 2,50 37 22,25 207,234

31 335 10A 11 13 7,75 7 3 6,25 2 4 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 8 -2,00 31 22,00 207,125

32 321 10C 8 7 6,25 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 26 21,50 205,857

33 380 10B 14 6 12,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 21,75 205,736

34 218 10B 13 12 10,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 27 21,50 205,319

35 246 10B 12 3 11,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 7 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 21,50 205,167

36 0 10B 10 7 8,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 25 21,25 204,805

37 368 10B 9 12 6,00 3 4 2,00 3 5 1,75 4 1 3,75 3 5 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 31 21,00 204,566

38 419 10B 9 8 7,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 26 21,00 204,256

39 272 10B 9 11 6,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 9 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 29 20,75 203,672

40 595 10B 14 8 12,00 2 2 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 12 0,00 28 21,00 203,566

41 436 10D 12 15 8,25 5 3 4,25 4 4 3,00 5 0 5,00 27 20,75 203,302

42 186 10C 11 12 8,00 3 6 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 30 20,50 202,793

43 346 10C 10 13 6,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 1 3,75 3 9 0,75 1 8 -1,00 0 8 -2,00 3 6 1,50 34 20,50 202,686

44 395 10B 11 7 9,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 26 20,00 200,978

45 989 10D 12 10 9,50 4 5 2,75 2 5 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 28 20,00 200,885

46 347 10A 15 9 12,75 2 5 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 7 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 29 19,25 198,318

47 560 10A 10 10 7,50 7 2 6,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 24 19,00 198,119

48 0 10A 13 4 12,00 4 4 3,00 2 5 0,75 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 8 -2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 29 18,75 196,683

49 298 10A 8 12 5,00 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 0 10 -2,50 0 5 -1,25 27 18,25 196,160

50 281 10B 9 12 6,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 0 2,00 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 25 18,25 196,040

51 277 10B 4 5 2,75 5 5 3,75 4 5 2,75 4 1 3,75 3 12 0,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 26 18,00 195,831

52 324 10A 10 10 7,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 11 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 4 1,00 27 18,00 195,313

53 309 10A 8 18 3,50 8 1 7,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 11 -0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 29 17,75 194,862

54 362 10C 9 7 7,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 23 17,75 194,384

55 654 10C 9 15 5,25 7 2 6,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 6 0,50 3 3 2,25 27 17,50 194,013

56 0 10A 4 13 0,75 2 0 2,00 7 1 6,75 2 9 -0,25 5 4 4,00 1 0 1,00 24 17,00 193,205

57 417 10B 10 7 8,25 2 3 1,25 1 1 0,75 5 3 4,25 21 17,25 192,781

58 393 10D 8 10 5,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 23 17,00 192,457

13,60 10,41 11,00 5,24 2,88 4,52 4,03 2,79 3,33 3,23 1,08 2,96 8,21 6,90 6,49 3,09 2,82 2,38 2,34 1,95 1,85 2,77 3,57 1,88 44,60 36,10

9,61 9,88 7,14 3,26 2,27 2,69 1,89 2,54 1,26 2,97 0,92 2,74 2,34 5,96 0,85 1,03 2,53 0,39 0,58 1,37 0,23 1,14 2,57 0,50 24,63 17,22

MEKTEBİM KOLEJİ FEN VE ANADOLU LİSESİ BİLGİ KÜPÜ KAMPÜSLERİ

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE GENEL

KOCAELİ İZMİT İZMİT MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 2.DENEME 113 113 17907

Sıra

Ö.No

İsim Sınıf TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe       

Di

n Kül. ve Ahl. Bil .  Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D       Y          N Y Genel

Gen

el 

2,09    1,60       1,69 34,00 249,360

Okul 

Ortal

1,81    1,58       1,42 29,62 192,890

ESLEM YÜKSEL 2       3       1,25 59 12648

AHMET YASİN YILDIZ 3       1       2,75 36 12656

YAĞMUR KARAGÖZ 2       2       1,50 18 12783

ZEYNEP GÜNER 3       2       2,50 13 12794

ECRİN KARAARSLAN 2       2       1,50 22 12835

ZÜMRA AYDIN 2       1       1,75 18 12847

CEYLİN YILMAZ 2       1       1,75 15 12878

SALİH YAMAN 1       3       0,25 40 12908

ECRİN CEBAR 3       1       2,75 20 12934

ZEYNEP ECRİN BURAK 1       3       0,25 33 12992

YAĞMUR ERDEMİR 3       1       2,75 28 13006

ZEHRA SAK 1       3       0,25 25 13035

ESMA OKAN 2       1       1,75 38 13093

ALPER KONAKAY 3       2       2,50 54 13101

EDA GİYİK 1       2       0,50 24 13293

ASMİN ATAY 1       3       0,25 32 13305

AZRA KÜÇÜKOSMAN 2       2       1,50 39 13566

BASRİSÜNNETÇİ 3       2       2,50 20 13586

AMİNE NUR ŞAHİN 3       1       2,75 41 13712

EREN ALP BOYRAZ 2       2       1,50 35 13755

POYRAZ EFE DİNÇ 3       1       2,75 27 13770

ŞEYMA ARKUTCU 3       0       3,00 32 13796

AYSEL İLHAN 2       2       1,50 36 13849

ALİEREN ÖZKOL 2       1       1,75 45 13892

ELA ÖZKAN 2       1       1,75 21 13944

MERCAN DAĞBAY 3       2       2,50 38 13976

ABDULLAH ALHAMAD 3       1       2,75 28 14054

SİNAN KAAN ANKAZ 3       1       2,75 15 14085

MELİSA YILDIZ 3       0       3,00 24 14123

Gen

el 

2,09    1,60       1,69 34,00 249,360

Okul 

Ortal

1,81    1,58       1,42 29,62 192,890



59 363 10A 6 6 4,50 4 1 3,75 7 2 6,50 19 16,50 14278

60 0 10A 11 10 8,50 6 1 5,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 22 16,50 14325

61 128 10B 12 3 11,25 3 4 2,00 2 1 1,75 19 16,50 14346

62 13 10C 12 7 10,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 23 16,25 14413

63 402 10A 14 16 10,00 8 10 5,50 3 6 1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 15,75 14546

64 329 10D 9 21 3,75 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 4 14 0,50 3 4 2,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 32 15,25 14596

65 391 10B 11 9 8,75 3 4 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 10 -0,50 3 4 2,00 0 7 -1,75 25 15,50 14599

66 39400 10C 7 10 4,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 5 1 4,75 20 15,00 14661

67 528 10A 9 9 6,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 18 14,75 14776

68 256 10D 9 15 5,25 2 4 1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 5 0,75 23 14,25 14894

69 532 10A 9 19 4,25 6 4 5,00 3 6 1,50 4 1 3,75 3 12 0,00 0 9 -2,25 2 6 0,50 0 5 -1,25 30 14,00 14964

70 537 10C 4 5 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 8 9 5,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 22 13,75 14997

71 589 10B 11 11 8,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 19 13,75 15053

72 9 10A 6 11 3,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 5 11 2,25 1 1 0,75 20 13,50 15058

73 414 10D 10 15 6,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 25 13,50 15079

74 287 10A 8 12 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 6 7 4,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 22 13,25 15145

75 410 10C 9 8 7,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 8 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 20 13,25 15161

76 0 10C 8 13 4,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 4 1 3,75 4 11 1,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 13,00 15184

77 97 10D 8 7 6,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 16 13,00 15199

78 590 10B 13 8 11,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 8 -2,00 0 1 -0,25 19 13,00 15252

79 311 10A 9 18 4,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 4 4 3,00 26 12,25 15350

80 618 10B 12 8 10,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 12,00 15454

81 622 10A 7 17 2,75 8 1 7,75 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 21 11,25 15559

82 297 10C 7 10 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 3 1,25 0 6 -1,50 19 11,25 15581

83 116 10A 4 11 1,25 5 3 4,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 18 11,00 15601

84 642 10B 5 8 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 16 11,00 15619

85 290 10A 7 13 3,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 5 0 5,00 3 14 -0,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 4 4 3,00 25 11,00 15623

86 275 10D 7 7 5,25 4 1 3,75 3 6 1,50 15 11,00 15635

87 388 10D 14 10 11,50 0 9 -2,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 8 -1,00 25 11,25 15641

13,60 10,41 11,00 5,24 2,88 4,52 4,03 2,79 3,33 3,23 1,08 2,96 8,21 6,90 6,49 3,09 2,82 2,38 2,34 1,95 1,85 2,77 3,57 1,88 44,60 36,10

9,61 9,88 7,14 3,26 2,27 2,69 1,89 2,54 1,26 2,97 0,92 2,74 2,34 5,96 0,85 1,03 2,53 0,39 0,58 1,37 0,23 1,14 2,57 0,50 24,63 17,22

88 284 10B 10 13 6,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 19 11,00 174,149

89 372 10C 10 8 8,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 19 10,75 173,245

90 397 10D 5 10 2,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 13 10,00 171,725

91 940 10B 3 12 0,00 8 1 7,75 2 3 1,25 0 11 -2,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 18 9,50 170,567

92 525 10C 8 9 5,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 16 9,50 169,730

93 330 10A 9 11 6,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 9,50 169,725

94 404 10D 6 9 3,75 4 4 3,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 17 9,25 169,388

95 38 10B 9 13 5,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 15 9,25 169,058

96 170 10D 5 9 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 9 0,75 3 6 1,50 1 4 0,00 18 9,00 168,757

97 629 10D 8 17 3,75 4 6 2,50 2 6 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 10 -2,50 22 9,00 168,537

98 387 10B 10 8 8,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 15 9,00 167,994

99 509 10A 3 14 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 15 8,00 166,123

100 497 10C 10 17 5,75 2 8 0,00 4 6 2,50 1 1 0,75 5 17 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 6 -0,50 24 8,00 165,231

101 541 10C 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 11 7,50 164,528

102 304 10C 7 9 4,75 2 5 0,75 3 6 1,50 2 0 2,00 1 13 -2,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 18 7,50 163,938

103 519 10A 10 16 6,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 6,25 159,978

104 357 10B 5 18 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 14 5,00 157,055

105 555 10A 6 16 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 12 5,00 156,760

106 499 10D 6 10 3,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 9 4,75 155,824

107 282 10B 6 9 3,75 4 22 -1,50 2 5 0,75 2 2 1,50 14 4,50 155,130

108 580 10A 1 6 -0,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 6 3,75 153,338

109 291 10C 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 3,75 153,305

110 215 10C 5 6 3,50 5 3,50 152,521

111 300 10C 2 7 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 7 3,00 150,926

112 585 10D 0 0,00 142,000

113 907 10A 5 15 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 16 -3,00 2 6 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 12 -0,75 139,673

YAREN ALKAN 2       1       1,75 10 191,014

AZRA KOPAL 1       3       0,25 22 190,454

HİLAL ÖZDEMİR 2       2       1,50 10 190,207

RANA ÇELİK 1       2       0,50 27 189,455

DEMET SANİYE AKYÜZ 49 188,055

UFUK ŞENGEL 2       3       1,25 67 187,484

NİSA BİRGEALP 1       2       0,50 38 187,466

ECREN SAVAŞ 3       0       3,00 20 186,755

ZEYNEP KARAGÖZ 3       1       2,75 13 185,461

BERKE GÖKBAŞ 1       3       0,25 35 184,223

İMREN BOLAT 3       2       2,50 64 183,412

MUSTAFA ÖMER İTİŞ 1       2       0,50 33 182,955

TUBA İPEKÇİOĞLU 2       1       1,75 21 182,260

ENES ABALI 3       0       3,00 26 182,189

ZEYNEP AÇIKGÖZ 1       3       0,25 46 181,959

MUHAMMED BAĞUÇ 1       2       0,50 35 181,130

BEYZA YILMAZ 2       1       1,75 27 180,930

SENA KALENDER 2       2       1,50 40 180,511

AHMET EREN KARAMAN 3       1       2,75 12 180,266

GİZEM  AKTÜRK 1       3       0,25 24 179,638

ZEYNEP ŞENGEL 2       2       1,50 55 178,339

ECRİN SEVİK 1       1       0,75 16 176,762

YAREN KARAMAN 2       1       1,75 39 175,420

EMİRHAN TÜZEN 2       2       1,50 31 175,223

MİRAÇ AKDUM* 2       1       1,75 28 174,924

UTKU ŞENTÜRK 3       1       2,75 20 174,666

ECEM BAYR M 2       2       1,50 56 174,609

SUDE NAZ EMİROĞLU 1       2       0,50 16 174,444

HANNE DİLEM KARDAŞ 1       2       0,50 55 174,333

Gen

el 

2,09    1,60       1,69 34,00 249,360

Okul 

Ortal

1,81    1,58       1,42 29,62 192,890

ESMA K HYA 2       2       1,50 32 15650

YUSUF ALADAĞ 1       3       0,25 33 15704

NAZ DERİNSU 3       0       3,00 12 15820

OLGUN ELBİSTANLI 3       0       3,00 34 15898

İLKNUR TÜKENMEZ 2       1       1,75 26 15953

HATİCE PEKER 1       2       0,50 26 15954

EMİRHAN SÜLÜN 1       0       1,00 31 15975

ELİF SAYAR 1       3       0,25 23 15990

CANSU ÇAĞLAY* 1       2       0,50 36 16011

YUNUS EMRE AYDIN 2       3       1,25 52 16021

ECE NAZ UYSAL 0       2      -0,50 24 16057

BERAT ATAŞ 3       0       3,00 28 16166

EYMEN  AKDİK 64 16211

SEDEF ERVA ALTINTAŞ 1       2       0,50 14 16250

İCLAL ÖZMÜŞ 1       2       0,50 42 16282

UĞURCAN TOSUN 0       4      -1,00 39 16498

EFE ELYILDIRIM 1       3       0,25 36 16627

YİĞİT AHMET ULU 1       3       0,25 28 16644

İREM YÜCE 1       1       0,75 17 16698

ARDA AKBULUT 38 16729

CEYHUN YAĞIZ ALTUN 9 16808

17292

16809

KAYRA KADİR ATAÇ 6 16846

MELİH ENSAR ÖZKANLI 1

ÖMÜR PERKTAŞ 51 17532

AHMET EMİR TÜRK 2       1       1,75 16 16914

SALİH MERT BİRCAN 0


