
İLÇE İL

116 710

Din Kül. ve Ahl. Bil.

D Y N D Y N D         Y           N D Y N D Y N D Y N D Y N Y N Puan

5,60 4,47 4,48 4,86 3,93 3,88 2,56      1,50         2,18 11,81 5,86 10,34 4,41 2,73 3,72 3,13 3,36 2,29 2,45 2,97 1,71 34,44 39,30

5,47 3,86 4,51 3,81 3,78 2,87 2,30      1,03         2,04 7,14 5,35 5,80 3,20 2,93 2,47 2,28 2,97 1,53 1,80 2,73 1,12 31,52 28,38

1 349 -9B 7 5 5,75 8 4 7,00 5         1         4,75 22 3 21,25 7 2 6,50 4 3 3,25 7 2 6,50 28 72,00 356,872

2 285 -9A 9 3 8,25 6 6 4,50 4         2         3,50 14 9 11,75 6 4 5,00 8 2 7,50 8 2 7,50 31 59,25 319,443

3 530 -9C 4 2 3,50 10 1 9,75 2         0         2,00 21 1 20,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 0 4,00 17 58,75 317,685

4 652 -9B 9 2 8,50 6 3 5,25 4         1         3,75 10 3 9,25 5 0 5,00 4 2 3,50 6 0 6,00 17 57,75 314,032

5 315 -9C 10 1 9,75 7 3 6,25 4         1         3,75 14 5 12,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 23 55,25 305,847

6 778 -9B 6 5 4,75 8 3 7,25 2         2         1,50 15 11 12,25 4 5 2,75 7 1 6,75 6 4 5,00 42 53,50 301,679

7 0 -9D 8 3 7,25 4 3 3,25 1         0         1,00 14 7 12,25 9 1 8,75 5 2 4,50 4 4 3,00 29 52,75 299,559

8 437 -9D 8 3 7,25 6 3 5,25 5         1         4,75 15 3 14,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 18 52,50 298,700

9 675 -9C 7 5 5,75 7 4 6,00 23 6 21,50 7 2 6,50 3 3 2,25 31 52,25 298,081

10 366 -9A 6 1 5,75 2 1 1,75 20 4 19,00 4 5 2,75 4 3 3,25 3 4 2,00 26 51,50 294,919

11 577 -9A 8 3 7,25 4 6 2,50 5         1         4,75 18 4 17,00 8 0 8,00 3 3 2,25 3 3 2,25 24 51,00 294,896

12 586 -9C 8 3 7,25 7 4 6,00 18 4 17,00 4 4 3,00 2 5 0,75 2 4 1,00 36 47,00 281,912

13 649 -9B 8 3 7,25 5 6 3,50 4         2         3,50 8 2 7,50 5 0 5,00 2 5 0,75 6 3 5,25 29 46,75 281,151

14 408 -9D 6 4 5,00 7 4 6,00 2         2         1,50 10 0 10,00 3 0 3,00 3 4 2,00 3 5 1,75 24 46,00 278,369

15 236 -9A 5 4 4,00 4 5 2,75 5         1         4,75 14 4 13,00 5 3 4,25 4 4 3,00 3 6 1,50 37 45,75 278,250

16 639 -9A 6 1 5,75 4 2 3,50 1         0         1,00 25 5 23,75 8 2 7,50 2 1 1,75 26 44,50 275,975

17 752 -9D 8 3 7,25 3 4 2,00 4         0         4,00 14 8 12,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 1 1,75 28 41,00 264,304

18 702 -9A 6 6 4,50 10 2 9,50 5         1         4,75 9 13 5,75 4 3 3,25 2 6 0,50 4 5 2,75 53 39,75 260,611

19 722 -9B 7 4 6,00 6 6 4,50 4         0         4,00 9 8 7,00 5 3 4,25 3 5 1,75 4 6 2,50 45 39,75 260,561

20 708 -9C 7 4 6,00 5 5 3,75 2         4         1,00 13 7 11,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 38 39,50 259,397

21 793 -9B 7 3 6,25 3 5 1,75 3         2         2,50 10 2 9,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 2 0,50 19 39,25 259,013

22 468 -9C 7 3 6,25 7 2 6,50 10 7 8,25 2 4 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 26 39,50 259,012

23 661 -9D 7 5 5,75 8 1 7,75 2         0         2,00 6 5 4,75 4 2 3,50 2 5 0,75 5 3 4,25 24 39,00 258,242

24 768 -9D 6 4 5,00 6 3 5,25 6         0         6,00 6 1 5,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 21 37,75 254,024

25 689 -9A 7 4 6,00 3 2 2,50 4         1         3,75 14 2 13,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 4 5 2,75 34 37,50 253,793

26 910 -9A 9 1 8,75 4 3 3,25 5         1         4,75 3 0 3,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 3 3,25 22 36,50 251,624

27 359 -9A 7 3 6,25 2 3 1,25 5         1         4,75 3 2 2,50 5 1 4,75 3 1 2,75 2 2 1,50 19 36,25 249,703

28 674 -9C 4 6 2,50 5 6 3,50 4         2         3,50 12 10 9,50 3 5 1,75 4 5 2,75 4 2 3,50 42 35,50 247,928

29 714 -9C 6 5 4,75 8 2 7,50 4         2         3,50 4 1 3,75 4 4 3,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 36 35,00 246,173

MARYAM ASADOVA 14        6        12,50 41 18148

ECRİN KADAYIF 10        6         8,50 46 18396

RÜYA YAĞMUR ÇORM 13       13        9,75 44 18653

ECRİN EKEN 14        7        12,25 43 17526

ZEHRA ÖZATA 11       11        8,25 46 17569

YUSUF ÇAKAN 7        10        4,50 42 17878

ZEHRA DEMİRCİ 11        3        10,25 44 16771

YAĞMUR GÜÇTEKİN 16        6        14,50 46 16772

YUSUF KEREM YILMAZ 11        3        10,25 45 16906

DILARA DEMİRÖZ 13       17        8,75 53 16542

ZEYNEP RANA GÜLEÇ 13       13        9,75 51 16550

EREN USLU 14        8        12,00 49 16709

MUHAMMED ŞİMŞEK 5        15        1,25 51 14408

ASİYE HAŞILOĞLU 11        7         9,25 48 16048

ALİ İMRAN CESSUR 16        8        14,00 54 13710

ERVA BİRİM 18        5        16,75 52 14094

TUĞBA ÜLKÜ TÜRK 15       10      12,50 55 14110

HELİN HASAR 19        8        17,00 58 12004

FATİME NUR GÜLDİK 8         4         7,00 57 12006

RABİA DİNÇ 15       12      12,00 56 13616

ETHEM ÖZDEMİR 13        6        11,50 57 11541

HASAN EFE AY İÇEĞİ 13       11      10,25 60 11617

ŞEVVAL ALTAŞ 20        6        18,50 61 10692

ŞEVVAL KARATEPE 16       11      13,25 64 11175

POYR AZDEĞİRM* Cİ 15        9        12,75 60 11435

KAYRA KOLÇAK 12        3        11,25 67 9165

ASUDE SARI 13        9        10,75 63 9354

HATİCE KÜBR A GÜLY 18        6        16,50 62 9775

Genel 

Ortalama

13,11     9,62        10,70 47,93 259,090

Okul Ortalaması 10,26     8,87         8,04 36,26 226,450

SEMİH BUDAK 19        8        17,00 79 5326

Sıra

Ö.No

İsim Sınıf TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D         Y           N D Genel

MEKTEBİM KOLEJİ  FEN VE ANADOLU LİSESİ BİLGİ KÜPÜ KAMPÜSLERİ 
KATILIMLAR

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL GENEL

KOCAELİ İZMİT İZMİT MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 9.SINIF 1.DENEME 116 35956



5,60 4,47 4,48 4,86 3,93 3,88 2,56      1,50         2,18 11,81 5,86 10,34 4,41 2,73 3,72 3,13 3,36 2,29 2,45 2,97 1,71 34,44 39,30

5,47 3,86 4,51 3,81 3,78 2,87 2,30      1,03         2,04 7,14 5,35 5,80 3,20 2,93 2,47 2,28 2,97 1,53 1,80 2,73 1,12 31,52 28,38

30 572 -9C 1 0 1,00 5 1 4,75 1         0         1,00 21 3 20,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 6 34,50 244,987

31 573 -9A 7 3 6,25 5 4 4,00 3         0         3,00 9 4 8,00 4 2 3,50 1 3 0,25 1 1 0,75 26 34,50 244,750

32 637 -9C 6 5 4,75 4 6 2,50 4         2         3,50 14 5 12,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 43 34,25 244,153

33 0 -9C 7 4 6,00 3 5 1,75 1         0         1,00 16 1 15,75 6 2 5,50 0 4 -1,00 20 34,00 243,734

34 791 -9B 8 3 7,25 8 2 7,50 3         2         2,50 1 3 0,25 3 5 1,75 2 6 0,50 4 5 2,75 39 34,25 243,628

35 513 3 1 2,75 1 0 1,00 22 7 20,25 16 34,00 242,904

36 795 -9B 3 1 2,75 5 2 4,50 1         2         0,50 11 6 9,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 3 2,25 21 33,75 242,583

37 608 -9A 8 0 8,00 3 5 1,75 4         1         3,75 4 7 2,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 30 32,50 239,048

38 706 -9C 7 3 6,25 5 4 4,00 4         2         3,50 4 7 2,25 2 6 0,50 4 4 3,00 3 5 1,75 42 32,50 238,443

39 645 -9D 8 4 7,00 5 7 3,25 4         2         3,50 5 25 -1,25 6 4 5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 70 32,50 238,158

40 643 -9C 8 3 7,25 5 5 3,75 4         2         3,50 2 8 0,00 4 5 2,75 4 5 2,75 1 2 0,50 39 32,25 237,656

41 627 -9C 8 2 7,50 5 4 4,00 2         3         1,25 6 4 5,00 2 2 1,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 32 32,00 236,765

42 376 -9A 7 3 6,25 5 4 4,00 3         2         2,50 7 3 6,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 4 4 3,00 37 31,75 236,421

43 980 B 7 4 6,00 8 4 7,00 4         2         3,50 0 3 -0,75 4 6 2,50 1 8 -1,00 5 5 3,75 45 31,75 236,253

44 407 -9A 7 2 6,50 4 1 3,75 1         0         1,00 7 5 5,75 6 3 5,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 18 31,50 236,122

45 696 -9B 8 2 7,50 3 3 2,25 3         0         3,00 4 7 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 31,75 235,773

46 605 -9A 4 4 3,00 14 5 12,75 8 1 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 20 31,00 234,946

47 730 -9D 6 6 4,50 5 4 4,00 3         1         2,75 6 12 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 1 0 1,00 40 31,00 234,326

48 690 -9C 1 0 1,00 5         1         4,75 25 5 23,75 6 30,50 233,553

49 197 -9A 5 7 3,25 3 7 1,25 3         0         3,00 3 3 2,25 7 3 6,25 4 4 3,00 6 3 5,25 35 30,25 232,732

50 737 -9B 7 3 6,25 6 3 5,25 3         2         2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 30,25 231,604

51 225 -9A 6 3 5,25 1 4 0,00 3         1         2,75 3 3 2,25 5 3 4,25 4 4 3,00 3 3 2,25 32 30,00 231,228

52 776 -9B 6 5 4,75 4 7 2,25 6         0         6,00 2 7 0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 4 6 2,50 48 30,00 230,640

53 988 -9A 4 7 2,25 4 6 2,50 5         1         4,75 2 7 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 4 3 3,25 43 29,25 228,623

54 712 -9A 5 6 3,50 7 5 5,75 3         3         2,25 8 8 6,00 5 5 3,75 1 7 -0,75 1 9 -1,25 58 28,50 226,539

55 723 -9B 5 6 3,50 2 1 1,75 5         1         4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 3 2,25 33 27,75 224,679

56 609 -9B 6 4 5,00 5 3 4,25 3         2         2,50 4 2 3,50 2 3 1,25 5 2 4,50 0 6 -1,50 29 27,75 224,514

57 339 -9B 6 6 4,50 4 6 2,50 0         1        -0,25 13 12 10,00 6 3 5,25 3 6 1,50 0 4 -1,00 50 27,50 224,245

58 611 -9C 6 4 5,00 3 6 1,50 3         2         2,50 4 7 2,25 2 5 0,75 4 5 2,75 3 5 1,75 46 27,50 223,445

5,60 4,47 4,48 4,86 3,93 3,88 2,56      1,50         2,18 11,81 5,86 10,34 4,41 2,73 3,72 3,13 3,36 2,29 2,45 2,97 1,71 34,44 39,30

5,47 3,86 4,51 3,81 3,78 2,87 2,30      1,03         2,04 7,14 5,35 5,80 3,20 2,93 2,47 2,28 2,97 1,53 1,80 2,73 1,12 31,52 28,38

NESLİHAN KORKMAZ 14       12      11,00 39 22008

Genel 

Ortalama

13,11     9,62        10,70 47,93 259,090

Okul Ortalaması 10,26     8,87         8,04 36,26 226,450

NURSEN YURT 11       13        7,75 36 21829

ELİF SU ÖZÇELİK 10        7         8,25 35 21852

EGE ALİ ÖZDEMİRLİ 8        12        5,00 40 21895

İDİL ESİLA GÖKSU 16       12      13,00 42 20992

SEMRANUR KAYA 15       11      12,25 40 21270

ÖMER FARUK KOÇ 13       15        9,25 43 21567

ALİ RIZA ARAT 8         8         6,00 39 20689

BUĞLEM ÇAĞLAYAN 13        9        10,75 36 20851

FURKAN CEYLAN 13       11      10,25 38 20910

ÖMER FARUK OKAY 12       12        9,00 41 20448

YASİN TOPAL 1         0         1,00 32 20563

TUNA YALÇIN BEKTAŞ 16        9        13,75 38 20233

Z YAĞMUR BIÇAKÇI 6         4         5,00 36 20355

HAZEL ELA KARAKUZU 12       12        9,00 41 20127

BERRA AY 14       13      10,75 43 20160

BEYZA KÜÇÜKOSMAN 8         5         6,75 36 20176

ALPKAĞAN TEKMEN 17       13      13,75 50 19857

EREN ATLI 14        9        11,75 42 19939

IRMAK CEREN AYHAN 14        9        11,75 40 20085

YAĞMUR YÜKSEL 10        4         9,00 39 19188

SERRA AYDIN 10        9         7,75 40 19730

ZÜMRAL ESEN 14       11      11,25 43 19820

POYRAZ DOĞAN 15       13      11,75 44 19023

MUS*FAHÜSEYİNŞİMŞ 12        8        10,00 38 19144

AMİNE S AKGÜN 11        9         8,75 41 18858

KIVANÇ ARGUNER 10       11        7,25 45 18955

DORUK MERT 6         4         5,00 39 19010

Genel 

Ortalama

13,11     9,62        10,70 47,93 259,090

Okul Ortalaması 10,26     8,87         8,04 36,26 226,450

RAVZA NAZ GÖZEL 6         0         6,00 36 18825



59 51 -9A 7 4 6,00 5 4 4,00 8 2 7,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 20 27,00 22079

60 961 -9B 8 3 7,25 6 5 4,75 2         1         1,75 10 12 7,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 53 26,75 22239

61 743 -9B 3 9 0,75 7 2 6,50 4         0         4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 24 27,00 22255

62 646 -9B 5 7 3,25 4 7 2,25 2         4         1,00 10 7 8,25 5 5 3,75 5 5 3,75 2 8 0,00 62 26,50 22313

63 766 -9D 5 4 4,00 1 1 0,75 4         1         3,75 8 3 7,25 1 3 0,25 2 3 1,25 21 26,75 22346

64 762 -9B 6 2 5,50 2 2 1,50 1         0         1,00 13 10 10,50 4 3 3,25 3 0 3,00 1 4 0,00 28 26,00 22526

65 735 -9B 7 4 6,00 5 3 4,25 1         0         1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 1 0 1,00 5 4 4,00 20 26,00 22605

66 750 -9D 6 5 4,75 5 2 4,50 3 8 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 26,25 22645

67 780 -9B 5 7 3,25 7 5 5,75 4         2         3,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 26,00 22748

68 691 -9C 5 6 3,50 5 3 4,25 3         2         2,50 6 2 5,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 35 25,25 23006

69 720 -9B 7 4 6,00 0 2 -0,50 8 6 6,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 4 3,00 28 25,00 23059

70 703 -9D 7 4 6,00 1 1 0,75 2         1         1,75 7 9 4,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 31 25,25 23084

71 592 -9C 6 5 4,75 2 7 0,25 1         2         0,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 4 2,00 3 3 2,25 36 25,00 23153

72 698 -9D 5 2 4,50 3 4 2,00 2         0         2,00 12 2 11,50 0 2 -0,50 21 23,75 23614

73 684 -9B 3 3 2,25 3 1 2,75 4         0         4,00 3 6 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 21 23,75 23650

74 578 -9A 6 5 4,75 5 7 3,25 5         1         4,75 1 0 1,00 2 6 0,50 2 6 0,50 3 6 1,50 45 22,75 24094

75 632 -9A 5 5 3,75 4 3 3,25 4         2         3,50 4 9 1,75 6 1 5,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 38 22,50 24163

76 664 -9A 6 6 4,50 3 6 1,50 3         3         2,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 41 22,75 24214

77 756 -9B 2 8 0,00 2 6 0,50 15 6 13,50 5 4 4,00 2 5 0,75 4 5 2,75 34 21,50 24516

78 666 -9A 5 4 4,00 3 3 2,25 4 5 2,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 36 22,00 24552

79 678 -9C 6 5 4,75 3 2 2,50 1         0         1,00 4 2 3,50 4 4 3,00 0 3 -0,75 25 21,75 24561

80 662 -9A 10 2 9,50 3 8 1,00 0         1        -0,25 3 8 1,00 5 4 4,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 39 21,25 24673

81 732 -9D 3 7 1,25 1 7 -0,75 0         1        -0,25 20 7 18,25 3 5 1,75 0 1 -0,25 41 20,75 24901

82 789 -9D 6 5 4,75 4 1 3,75 2         2         1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 2 0,50 20 21,00 24902

83 202 -9A 8 4 7,00 2 8 0,00 1         0         1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 21 20,75 25076

84 461 -9B 6 4 5,00 1 7 -0,75 1         1         0,75 7 4 6,00 3 3 2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 38 20,50 25126

85 671 -9C 0 2 -0,50 3 2 2,50 15 7 13,25 1 1 0,75 6 3 5,25 0 5 -1,25 23 20,25 25146

86 659 -9D 6 4 5,00 4 6 2,50 5         1         4,75 0 11 -2,75 3 5 1,75 2 5 0,75 44 20,00 25404

87 796 -9D 3 7 1,25 4 4 3,00 4         1         3,75 1 1 0,75 24 20,00 25473

5,60 4,47 4,48 4,86 3,93 3,88 2,56      1,50         2,18 11,81 5,86 10,34 4,41 2,73 3,72 3,13 3,36 2,29 2,45 2,97 1,71 34,44 39,30

5,47 3,86 4,51 3,81 3,78 2,87 2,30      1,03         2,04 7,14 5,35 5,80 3,20 2,93 2,47 2,28 2,97 1,53 1,80 2,73 1,12 31,52 28,38Okul Ortalaması 10,26     8,87         8,04 36,26 226,450

ESLEM KURUL 14       11      11,25 26 200,688

Genel 

Ortalama

13,11     9,62        10,70 47,93 259,090

GÜLÇE MELİS UYSAL 8        11        5,25 30 203,111

HİLAL SERRA KÜLAHSI 1         3         0,25 26 203,029

EREN TE *AN 11       12        8,00 31 201,180

BERKAY ZERDE 8         3         7,25 26 204,334

DURU BAŞÇEŞME 9         5         7,75 26 203,407

KENAN METE 4         5         2,75 31 205,810

NARTER SAHİN 4        13        0,75 31 204,337

YUSUF BERAT G 30 206,929

SUDENUR YAŞAR 14       10      11,50 31 206,697

ZAFER EMİR CEYLAN 10        9         7,75 28 206,603

S     YILMAZ 10       14        6,50 34 209,642

ELANUR ASLANTAŞ 7         9         4,75 32 209,238

BEYZA NUR URAŞ 14        8        12,00 33 208,937

BUĞRA GÖ DEM R 7        11        4,25 29 212,820

KEZBAN SENA ÜNAL 9         5         7,75 29 212,605

CEYLİN SU SERBES 9        11        6,25 32 216,608

HELİN UYKUTALP 13        7        11,25 33 216,469

HALUK EGE ŞARLAYAN 14        9        11,75 34 215,943

YİĞİT EGE KOÇ 15       13      11,75 33 218,699

CEYLİN ERSÖZ 11       13        7,75 34 216,964

MEHMET ALTSOY 3         7         1,25 33 220,244

ZEHRA AYÇİÇEK 7         5         5,75 31 219,699

RABİA ERSOYLU 15       10      12,50 34 219,423

ÖMÜR AYAZ OBAY 9        19        4,25 42 221,407

ELANUR BENGİSU KA 11        6         9,50 32 221,236

ARDA ERYİĞİT 5         7         3,25 32 222,990

KEREM ÇOBANOĞLU 8        15        4,25 40 221,928

ELİF BUSE KARACA 12        2        11,50 33 221,817



88 685 -9A 0 1 -0,25 3 2 2,50 3         2         2,50 3 5 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 26 19,50 25650

89 692 -9C 5 2 4,50 2 3 1,25 1         2         0,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 32 19,00 25843

90 568 -9D 4 7 2,25 5 7 3,25 3         3         2,25 3 10 0,50 3 6 1,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 61 18,75 25968

91 607 -9B 8 3 7,25 3 3 2,25 1         2         0,50 3 8 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 31 18,25 26089

92 747 -9D 2 3 1,25 3 3 2,25 3 5 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 21 17,75 26530

93 651 -9C 5 6 3,50 4 6 2,50 4         2         3,50 2 10 -0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 57 17,75 26544

94 911 -9A 4 3 3,25 5 4 4,00 1         0         1,00 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 15 17,25 26641

95 16 -9A 7 5 5,75 5 6 3,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 38 17,50 26650

96 774 -9D 2 6 0,50 2 4 1,00 2         0         2,00 7 5 5,75 3 3 2,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 31 17,25 26665

97 599 -9D 4 6 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 23 17,25 26754

98 422 A 4 6 2,50 1 7 -0,75 3         2         2,50 1 3 0,25 2 5 0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 43 17,25 26816

99 247 -9B 5 5 3,75 2 4 1,00 1         0         1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 25 16,75 26919

100 709 -9A 6 4 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 14 16,50 27091

101 4 -9C 6 6 4,50 5 7 3,25 2         2         1,50 0 11 -2,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 55 16,25 27170

102 763 -9B 5 5 3,75 5 5 3,75 3         3         2,25 3 16 -1,00 2 8 0,00 3 4 2,00 5 3 4,25 67 15,25 27441

103 784 -9D 4 8 2,00 2 10 -0,50 1         5        -0,25 4 14 0,50 6 4 5,00 5 4 4,00 1 5 -0,25 71 14,25 27975

104 286 -9C 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 8 14,00 28233

105 3 -9B 5 5 3,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 1 4 0,00 22 13,50 28346

106 125 -9C 1 0 1,00 7 4 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 7 12,25 28899

107 90 -9C 4 2 3,50 2 3 1,25 3         0         3,00 1 6 -0,50 15 12,25 28928

108 109 -9B 5 4 4,00 0 3 -0,75 4 5 2,75 3 4 2,00 1 0 1,00 21 11,75 29086

109 135 -9B 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 10,50 29744

110 116 -9C 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 6,25 31703

111 25 -9D 2 2 1,50 1         0         1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 9 3,75 32880

112 0 -9A 0 1 -0,25 1         1         0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 1,75 33777

113 10 -9D 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 19 -3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 0,50 34388

114 454 -9A 0 0,00 34534

115 245 -9D 4 8 2,00 3 9 0,75 1         5        -0,25 4 9 1,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 76 -2,00 35324

116 39 -9B 4 8 2,00 0 10 -2,50 4         2         3,50 3 26 -3,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 9 -2,25 97 -5,25 35799

H*ĞAMMED M ER*OS* 2        28       -5,00 17 136,588

NURŞEN GÖKÇEK 6        24        0,00 19 126,029

NESLİHAN İRİ 6         7         4,25 9 143,011

ZUMRASSN 0 142,000

YİĞİT ELBİSTANLI 1         2         0,50 6 153,208

BADE YIL AZ 3 147,311

EYLÜL YILMAZ 5         1         4,75 12 172,976

HAMZA ŞENOL 1         1         0,75 7 160,690

İBRAHİM GÜL 6         4         5,00 16 178,174

ESLEM MEMİŞ 4         5         2,75 17 177,083

OSMAN KAYA 4         4         3,00 19 182,281

NİL ORAK 4         1         3,75 14 178,396

ÖMER ERBAY 9        21        3,75 32 184,698

YAKUP ACAR 9         3         8,25 16 183,012

YUSUF ARDA ÖZKARA 12       17        7,75 30 189,920

EYMEN ŞAN 6        23        0,25 32 188,059

14       10      11,50 28 192,409

MELİKE VURAL 9         8         7,00 23 191,621

ECRİN KARACAN 11        7         9,25 20 190,427

NİSA SÜLÜN 7         9         4,75 25 193,366

ALPEREN ERARSLAN 12       10        9,50 23 192,739

DUYGU CANBAZ 4         1         3,75 21 193,516

MURAT EFE ÇAKIR 12       13        8,75 27 193,448

ARCA NAZ TOPAL 11        5         9,75 23 194,199

İREM AYGÜN 13       13        9,75 32 194,049

AYLİS ŞEN 10       12        7,00 27 198,424

ZEYDAN EFE YILDIRIM 11       17        6,75 34 197,635

EFE GÜNDOĞAN 5        13        1,75 26 196,852

ECESU BİRAY 12       11        9,25 26 199,635


