
TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

İl Ortalaması 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

İlçe Ortalaması 27,51 8,18 25,46 2,78 1,23 2,48 2,27 1,35 1,93 2,98 0,89 2,76 4,17 0,47 4,05 20,24 3,64 19,33 1,63 2,90 0,91 2,21 1,50 1,84 2,29 1,02 2,03 66,08 21,18 60,79 298,560

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR

1
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12A 18 20,33 7,94 18,35 1,63 1,13 1,34 1,63 0,88 1,41 1,19 0,63 1,03 4,44 0,25 4,38 15,89 2,83 15,18 1,75 3,06 0,98 1,38 0,75 1,19 1,31 1,31 0,98 49,55 18,78 44,84 245,260

2
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12C 15 24,60 8,27 22,53 2,67 1,33 2,33 1,47 2,40 0,87 2,73 1,07 2,47 4,07 0,80 3,87 6,07 2,64 5,41 0,30 1,40 -0,05 0,50 0,40 0,40 42,41 18,31 37,83 224,490

3
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12D 13 24,38 9,92 21,90 2,77 1,54 2,38 1,69 1,31 1,37 2,54 1,46 2,17 4,46 0,54 4,33 6,33 3,92 5,35 0,25 1,75 -0,19 0,00 0,50 -0,12 0,50 0,75 0,31 42,92 21,69 37,50 223,640

4
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12E 17 23,29 8,94 21,06 2,06 1,59 1,66 1,94 1,82 1,49 2,00 0,82 1,79 4,00 0,65 3,84 6,13 3,00 5,38 0,22 1,56 -0,17 0,00 0,33 -0,08 0,33 0,11 0,31 39,97 18,82 35,28 216,410

5
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12F 7 24,00 9,00 21,75 2,50 1,33 2,17 2,17 1,17 1,88 2,17 0,83 1,96 4,33 0,50 4,21 6,71 2,00 6,21 0,33 0,67 0,17 42,21 15,50 38,35 212,250

6
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

12B 23 19,83 10,30 17,25 1,33 1,24 1,02 0,95 1,00 0,70 1,00 0,62 0,85 3,52 0,67 3,36 10,22 3,43 9,36 0,95 3,29 0,13 0,76 1,33 0,43 1,43 1,24 1,12 39,99 23,12 34,22 211,840

7
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

1 18,00 18,00 13,50 3,00 2,00 2,50 2,00 1,00 1,75 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 9,00 8,00 7,00 1,00 3,00 0,25 2,00 3,00 1,25 0,00 3,00 -0,75 42,00 41,00 31,75 205,820

8
KOCAELİ / İZMİT
İzmit Muallim Naci Anadolu
Lisesi

11E 17 16,88 13,24 13,57 1,71 1,41 1,35 1,59 1,71 1,16 1,71 1,24 1,40 3,24 1,12 2,96 2,86 2,79 2,16 0,45 2,09 -0,07 0,45 0,73 0,27 0,64 1,27 0,32 29,53 25,60 23,12 175,190
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

İl Ortalaması 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

İlçe Ortalaması 27,51 8,18 25,46 2,78 1,23 2,48 2,27 1,35 1,93 2,98 0,89 2,76 4,17 0,47 4,05 20,24 3,64 19,33 1,63 2,90 0,91 2,21 1,50 1,84 2,29 1,02 2,03 66,08 21,18 60,79 298,560

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR

1 65 AZAT HASAR 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 33 3 32,25 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 98 15 94,25 414,135 75

2 326 ÖMER YİĞİT 12A 25 6 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 29 3 28,25 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 73 20 68,00 326,644 509

3 630 NUMAN YAŞAR 12A 28 8 26,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 2 18,50 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 65 23 59,25 297,480 641

4 181 MERT ALİ TUNÇAY 12A 13 13 9,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 32 2 31,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 3 0,25 64 26 57,50 291,648 666

5 263 ARDA KARATAŞ 12B 31 8 29,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 58 18 53,50 278,316 738

6 177 ZEYNEP ATEŞ 12F 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 57 15 53,25 277,482 745

7 561 BERFİN 12B 24 7 22,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 56 19 51,25 270,816 781

8 2000 EMİR SİYAHDEM R 12D 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 55 19 50,25 267,483 795

9 18 VİSAL DOĞRU 12D 29 7 27,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 53 16 49,00 263,317 810

10 916 MELİSA GÜMÜŞ 12A 33 2 32,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 52 15 48,25 260,817 829

11 887 SENA DEMİRTAŞ 12E 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 52 16 48,00 259,984 832

12 817 ENES AYAZ 12A 29 8 27,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 8 10,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 55 29 47,75 259,151 837

13 332 YAĞMUR EKEN 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 5 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 19 46,25 254,151 859

14 302 BERSU KOLAY 12C 28 5 26,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 47 5 45,75 252,485 866

15 110 ŞEVVAL KAPLAN 12B 25 6 23,50 1 0 1,00 5 0 5,00 12 0 12,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 47 10 44,50 248,319 889

16 208 TUNAHAN AKGÜL 12A 20 4 19,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 17 3 16,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 48 14 44,50 248,319 889

17 825 SILANUR KESGİN 12C 27 8 25,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 8 2 7,50 47 11 44,25 247,485 895

18 631 EMİRR ERSÖZ 12C 26 5 24,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 47 12 44,00 246,652 901

19 997 EFE EGE R 11E 28 11 25,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 49 23 43,25 244,152 913

20 0 MELİSA ALTINTAŞ 12C 27 4 26,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 46 11 43,25 244,152 913

21 146 SENA KILIÇ 12A 19 7 17,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 19 1 18,75 45 8 43,00 243,319 915

22 833 ERVA YAVUZ 12B 23 14 19,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 52 36 43,00 243,319 915

23 42 HİLAL SAĞLIK 11E 27 6 25,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 46 13 42,75 242,486 921

24 479 NUR ADEMOĞLU 12D 30 9 27,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 9 4,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 50 29 42,75 242,486 921

25 23 GÜLFİDAN SİVİL 11E 31 7 29,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 47 17 42,75 242,486 921

26 137 CEYDA ÇİMEN 12A 24 13 20,75 16 3 15,25 2 5 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 48 22 42,50 241,653 928

27 405 ERVA GÖZEL 12D 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 3 10,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 49 28 42,00 239,986 934

28 120 NİSA ORTAÇ 12A 27 7 25,25 1 0 1,00 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 45 13 41,75 239,153 937

29 832 TUBA BEKTAŞ 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 22 41,50 238,320 943
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR

30 132 BERRA KESİKBAŞ 12D 30 6 28,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 43 8 41,00 236,653 953

31 35 TAHA BAYRAK 12B 16 4 15,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 3 4 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 44 13 40,75 235,820 956

32 194 RAVZA DİNÇER 12D 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 44 15 40,25 234,153 967

33 102 AZRA KOLPAR 12C 26 4 25,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 2 7,50 43 11 40,25 234,153 967

34 334 MELTEM MERAN 12C 27 8 25,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 233,320 973

35 667 ZEYNEPİNCEHASAN 12C 27 11 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 45 26 38,50 228,321 994

36 197 BERAT GÖRKEM 12B 20 13 16,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 16 3 15,25 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 45 27 38,25 227,487 1000

37 995 EMİNE SAL 12B 28 10 25,50 2 1 1,75 1 2 0,50 8 2 7,50 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 43 19 38,25 227,487 1000

38 158 TUĞBA KANIK 12C 26 8 24,00 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 43 19 38,25 227,487 1000

39 212 GÜLAY NAMDAR 12E 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 2 4,50 42 15 38,25 227,487 1000

40 736 SAİD ŞEN 12B 24 6 22,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 9 3 8,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 43 20 38,00 226,654 1007

41 145 HİLAL AKİN 12F 26 12 23,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 42 16 38,00 226,654 1007

42 885 NAZAR ÇAĞATAY 12C 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 42 16 38,00 226,654 1007

43 192 SAMET ÖZTAV 12B 21 12 18,00 1 0 1,00 17 4 16,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 45 29 37,75 225,821 1014

44 209 MELİHCAN BİRER 12A 17 7 15,25 5 0 5,00 18 2 17,50 40 9 37,75 225,821 1014

45 155 ERVA DURMAZ 12C 25 10 22,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 22 37,50 224,988 1019

46 480 YUSUF BATTAL 12E 27 9 24,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 41 15 37,25 224,154 1022

47 919 SILA DAĞTEKİN 12E 28 6 26,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 3 4,25 40 11 37,25 224,154 1022

48 216 MELİH ZENGİN 12D 23 12 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 4 3,00 42 19 37,25 224,154 1022

49 351 ECREN ACAR 12E 24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 4 9,00 42 21 36,75 222,488 1030

50 201 MERT ALİ AYGÜN 12E 24 7 22,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 39 10 36,50 221,655 1032

51 829 ÖZLEM AYAZ 12E 30 3 29,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 39 10 36,50 221,655 1032

52 441 AZRA SARAÇ 12D 24 14 20,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 8 5 6,75 42 22 36,50 221,655 1032

53 268 AHMET KILINÇ 12B 14 11 11,25 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 13 2 12,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 0 3,00 41 20 36,00 219,988 1045

54 159 EDA KOŞMA 12F 23 10 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 39 13 35,75 219,155 1047

55 917 EGE BAGGIO 12F 17 9 14,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 39 15 35,25 217,488 1059

56 531 BİLAL KILICARSL 12B 16 8 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 16 9 13,75 41 23 35,25 217,488 1059

57 143 OĞUZHAN AYTAŞ 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 27 35,25 217,488 1059

58 811 BEKİR YILDIZ 12B 18 14 14,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 44 35 35,25 217,488 1059
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR

59 539 SEVDE SEYMEN 12D 22 7 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 215,822 1072

60 331 ADAR SAĞLAM 12E 20 11 17,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 38 16 34,00 213,322 1089

61 316 ŞEVVAL ÖZTÜRK 12C 20 14 16,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 2 1 1,75 2 0 2,00 40 25 33,75 212,489 1095

62 348 BURAK YAŞAR 12B 16 11 13,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 5 12,75 1 0 1,00 2 0 2,00 38 17 33,75 212,489 1095

63 257 EYLÜL K* CAR 12F 23 6 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 36 9 33,75 212,489 1095

64 818 HAMZA PALA 12E 26 8 24,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 37 13 33,75 212,489 1095

65 85 MERT ALİ AKÇAY 12A 5 5 3,75 24 2 23,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 37 14 33,50 211,656 1105

66 30 YUSUF ALİ 12A 18 14 14,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 1 9,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 40 28 33,00 209,989 1113

67 355 NESLİM ASLAN 12C 23 7 21,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 37 16 33,00 209,989 1113

68 84 ÇAĞATAY TABAN 11E 21 13 17,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 21 32,75 209,156 1116

69 553 HİLMİ ÖNAL 12E 22 6 20,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 15 32,25 207,489 1125

70 739 BERRA ADIGÜZE L 12A 21 8 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 8 3 7,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 37 20 32,00 206,656 1133

71 240 GÖKAY 18 18 13,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 42 41 31,75 205,823 1138

72 575 ELİF ASLANTAŞ 12D 24 12 21,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 36 18 31,50 204,990 1145

73 222 ALP YANAL 12E 18 8 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 36 19 31,25 204,156 1149

74 384 BATUHANS ACAR 12C 18 5 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 3 4,25 0 4 -1,00 36 19 31,25 204,156 1149

75 505 BETÜL ÇOPUR 11E 25 12 22,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 34 15 30,25 200,823 1169

76 325 TUANA GÖKSEL 12B 26 10 23,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 36 23 30,25 200,823 1169

77 452 AZRA KAYMAZ 12C 24 10 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 35 19 30,25 200,823 1169

78 808 SEVCAN FİL 12B 23 8 21,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 34 16 30,00 199,990 1175

79 60 SILA ÇELİK 12E 24 15 20,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 36 30,00 199,990 1175

80 445 ALPER KESKİN 12B 22 12 19,00 11 1 10,75 33 13 29,75 199,157 1179

81 333 RAVZA EREN 11E 21 10 18,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 35 22 29,50 198,324 1184

82 624 ADEN ÖRSEL 12D 23 15 19,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 36 31 28,25 194,157 1201

83 133 NİDA ARICAN 12B 20 11 17,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 193,324 1206

84 914 TALHACANDAN 12B 15 13 11,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 5 9,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 35 29 27,75 192,491 1212

85 433 BEDİRHAN SÜLÜN 12E 19 12 16,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 23 27,25 190,824 1223

86 713 SENA SÖZER 11E 24 14 20,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 28 27,00 189,991 1227

87 894 SÜMEYYE YEŞİL 12E 11 12 8,00 4 1 3,75 16 5 14,75 31 18 26,50 188,325 1236
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR

88 274 YASEMİN AZİZOĞL 12B 21 10 18,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 33 27 26,25 187,491 1244

89 915 CANSU  BAŞARAN 12F 23 9 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 19 26,25 187,491 1244

90 913 CEYDABAŞARAN 12A 17 7 15,25 2 0 2,00 2 0 2,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 30 15 26,25 187,491 1244

91 341 YİĞİTCAN ÜNSÜR 12B 17 10 14,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 25 25,75 185,825 1252

92 149 CEREN ÖRSEL 12D 22 11 19,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 30 17 25,75 185,825 1252

93 207 ESRA GEÇİT 12B 13 12 10,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 18 23,50 178,326 1288

94 206 ARDA HİNÇ 12D 8 6 6,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 27 16 23,00 176,659 1292

95 538 ECRİN ŞENGÜN 11E 20 11 17,25 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 13 22,75 175,826 1295

96 48 MELİKEBİNAY 12C 17 17 12,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 30 31 22,25 174,159 1299

97 175 BERRA AYTEKİN 11E 19 6 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 11 22,25 174,159 1299

98 221 SEFA CÖMERT 12A 12 5 10,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 7 21,25 170,826 1307

99 511 ASLIHANGÖKDEMİR 11E 19 16 15,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 29 20,75 169,160 1315

100 213 YUSUF ÇOTUK 12B 16 15 12,25 9 3 8,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 27 25 20,75 169,160 1315

101 107 GÜLCE ÇELİK 11E 15 8 13,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 26 22 20,50 168,327 1319

102 429 DİLARA KARACA 12E 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 12 7 10,25 26 22 20,50 168,327 1319

103 129 UYGAR BOZ 12A 5 8 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 17 18,75 162,494 1350

104 570 ZELİHA AKKOYUN 11E 12 14 8,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 21 20 16,00 153,328 1366

105 61 AHMET S AKAY 11E 9 22 3,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 21 24 15,00 149,995 1373

106 399 ALTUĞ CAGOLAYAN 12F 15 6 13,50 15 6 13,50 144,996 1379

107 994 TUANA AKASLAN 11E 6 14 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 9 2,75 1 2 0,50 17 27 10,25 134,163 1394

108 974 ÖMERŞERİFMASAL 11E 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 10 6 8,50 128,331 1400

109 583 ERAY KARATEKİN 12B 7 12 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 12 31 4,25 114,165 1408

110 615 BUSE NUR BİROL 11E 3 24 -3,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 13 53 -0,25 99,167 1413

111 0 EGE ERTÜRK 11E 6 34 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 14 58 -0,50 98,334 1414
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

KATILIMLAR
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 

KATILIMLAR

1 240 GÖKAY 18 18 13,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 42 41 31,75 205,823 1138
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 997 EFE EGE R 11E 28 11 25,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 49 23 43,25 244,152 913

2 42 HİLAL SAĞLIK 11E 27 6 25,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 46 13 42,75 242,486 921

3 23 GÜLFİDAN SİVİL 11E 31 7 29,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 47 17 42,75 242,486 921

4 84 ÇAĞATAY TABAN 11E 21 13 17,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 21 32,75 209,156 1116

5 505 BETÜL ÇOPUR 11E 25 12 22,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 34 15 30,25 200,823 1169

6 333 RAVZA EREN 11E 21 10 18,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 35 22 29,50 198,324 1184

7 713 SENA SÖZER 11E 24 14 20,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 28 27,00 189,991 1227

8 538 ECRİN ŞENGÜN 11E 20 11 17,25 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 13 22,75 175,826 1295

9 175 BERRA AYTEKİN 11E 19 6 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 11 22,25 174,159 1299

10 511 ASLIHANGÖKDEMİR 11E 19 16 15,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 29 20,75 169,160 1315

11 107 GÜLCE ÇELİK 11E 15 8 13,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 26 22 20,50 168,327 1319

12 570 ZELİHA AKKOYUN 11E 12 14 8,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 21 20 16,00 153,328 1366

13 61 AHMET S AKAY 11E 9 22 3,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 21 24 15,00 149,995 1373

14 994 TUANA AKASLAN 11E 6 14 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 9 2,75 1 2 0,50 17 27 10,25 134,163 1394

15 974 ÖMERŞERİFMASAL 11E 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 10 6 8,50 128,331 1400

16 615 BUSE NUR BİROL 11E 3 24 -3,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 13 53 -0,25 99,167 1413

17 0 EGE ERTÜRK 11E 6 34 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 14 58 -0,50 98,334 1414

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COG FEL DİN MAT FİZİK KİMYA BİYOL
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 65 AZAT HASAR 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 33 3 32,25 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 98 15 94,25 414,135 75

2 326 ÖMER YİĞİT 12A 25 6 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 29 3 28,25 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 73 20 68,00 326,644 509

3 630 NUMAN YAŞAR 12A 28 8 26,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 2 18,50 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 65 23 59,25 297,480 641

4 181 MERT ALİ TUNÇAY 12A 13 13 9,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 32 2 31,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 3 0,25 64 26 57,50 291,648 666

5 916 MELİSA GÜMÜŞ 12A 33 2 32,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 52 15 48,25 260,817 829

6 817 ENES AYAZ 12A 29 8 27,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 8 10,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 55 29 47,75 259,151 837

7 208 TUNAHAN AKGÜL 12A 20 4 19,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 17 3 16,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 48 14 44,50 248,319 889

8 146 SENA KILIÇ 12A 19 7 17,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 19 1 18,75 45 8 43,00 243,319 915

9 137 CEYDA ÇİMEN 12A 24 13 20,75 16 3 15,25 2 5 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 48 22 42,50 241,653 928

10 120 NİSA ORTAÇ 12A 27 7 25,25 1 0 1,00 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 45 13 41,75 239,153 937

11 209 MELİHCAN BİRER 12A 17 7 15,25 5 0 5,00 18 2 17,50 40 9 37,75 225,821 1014

12 143 OĞUZHAN AYTAŞ 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 27 35,25 217,488 1059

13 85 MERT ALİ AKÇAY 12A 5 5 3,75 24 2 23,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 37 14 33,50 211,656 1105

14 30 YUSUF ALİ 12A 18 14 14,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 1 9,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 40 28 33,00 209,989 1113

15 739 BERRA ADIGÜZE L 12A 21 8 19,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 8 3 7,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 37 20 32,00 206,656 1133

16 913 CEYDABAŞARAN 12A 17 7 15,25 2 0 2,00 2 0 2,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 30 15 26,25 187,491 1244

17 221 SEFA CÖMERT 12A 12 5 10,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 7 21,25 170,826 1307

18 129 UYGAR BOZ 12A 5 8 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 17 18,75 162,494 1350
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 263 ARDA KARATAŞ 12B 31 8 29,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 58 18 53,50 278,316 738

2 561 BERFİN 12B 24 7 22,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 56 19 51,25 270,816 781

3 110 ŞEVVAL KAPLAN 12B 25 6 23,50 1 0 1,00 5 0 5,00 12 0 12,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 47 10 44,50 248,319 889

4 833 ERVA YAVUZ 12B 23 14 19,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 52 36 43,00 243,319 915

5 35 TAHA BAYRAK 12B 16 4 15,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 3 4 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 44 13 40,75 235,820 956

6 197 BERAT GÖRKEM 12B 20 13 16,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 16 3 15,25 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 45 27 38,25 227,487 1000

7 995 EMİNE SAL 12B 28 10 25,50 2 1 1,75 1 2 0,50 8 2 7,50 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 43 19 38,25 227,487 1000

8 736 SAİD ŞEN 12B 24 6 22,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 9 3 8,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 43 20 38,00 226,654 1007

9 192 SAMET ÖZTAV 12B 21 12 18,00 1 0 1,00 17 4 16,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 45 29 37,75 225,821 1014

10 268 AHMET KILINÇ 12B 14 11 11,25 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 13 2 12,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 0 3,00 41 20 36,00 219,988 1045

11 531 BİLAL KILICARSL 12B 16 8 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 16 9 13,75 41 23 35,25 217,488 1059

12 811 BEKİR YILDIZ 12B 18 14 14,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 44 35 35,25 217,488 1059

13 348 BURAK YAŞAR 12B 16 11 13,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 5 12,75 1 0 1,00 2 0 2,00 38 17 33,75 212,489 1095

14 325 TUANA GÖKSEL 12B 26 10 23,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 36 23 30,25 200,823 1169

15 808 SEVCAN FİL 12B 23 8 21,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 34 16 30,00 199,990 1175

16 445 ALPER KESKİN 12B 22 12 19,00 11 1 10,75 33 13 29,75 199,157 1179

17 133 NİDA ARICAN 12B 20 11 17,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 193,324 1206

18 914 TALHACANDAN 12B 15 13 11,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 5 9,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 35 29 27,75 192,491 1212

19 274 YASEMİN AZİZOĞL 12B 21 10 18,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 33 27 26,25 187,491 1244

20 341 YİĞİTCAN ÜNSÜR 12B 17 10 14,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 25 25,75 185,825 1252

21 207 ESRA GEÇİT 12B 13 12 10,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 18 23,50 178,326 1288

22 213 YUSUF ÇOTUK 12B 16 15 12,25 9 3 8,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 27 25 20,75 169,160 1315

23 583 ERAY KARATEKİN 12B 7 12 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 12 31 4,25 114,165 1408



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 302 BERSU KOLAY 12C 28 5 26,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 47 5 45,75 252,485 866

2 825 SILANUR KESGİN 12C 27 8 25,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 8 2 7,50 47 11 44,25 247,485 895

3 631 EMİRR ERSÖZ 12C 26 5 24,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 47 12 44,00 246,652 901

4 0 MELİSA ALTINTAŞ 12C 27 4 26,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 46 11 43,25 244,152 913

5 102 AZRA KOLPAR 12C 26 4 25,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 2 7,50 43 11 40,25 234,153 967

6 334 MELTEM MERAN 12C 27 8 25,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 233,320 973

7 667 ZEYNEPİNCEHASAN 12C 27 11 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 45 26 38,50 228,321 994

8 158 TUĞBA KANIK 12C 26 8 24,00 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 43 19 38,25 227,487 1000

9 885 NAZAR ÇAĞATAY 12C 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 42 16 38,00 226,654 1007

10 155 ERVA DURMAZ 12C 25 10 22,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 22 37,50 224,988 1019

11 316 ŞEVVAL ÖZTÜRK 12C 20 14 16,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 2 1 1,75 2 0 2,00 40 25 33,75 212,489 1095

12 355 NESLİM ASLAN 12C 23 7 21,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 37 16 33,00 209,989 1113

13 384 BATUHANS ACAR 12C 18 5 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 3 4,25 0 4 -1,00 36 19 31,25 204,156 1149

14 452 AZRA KAYMAZ 12C 24 10 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 35 19 30,25 200,823 1169

15 48 MELİKEBİNAY 12C 17 17 12,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 30 31 22,25 174,159 1299
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 2000 EMİR SİYAHDEM R 12D 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 55 19 50,25 267,483 795

2 18 VİSAL DOĞRU 12D 29 7 27,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 53 16 49,00 263,317 810

3 479 NUR ADEMOĞLU 12D 30 9 27,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 9 4,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 50 29 42,75 242,486 921

4 405 ERVA GÖZEL 12D 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 3 10,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 49 28 42,00 239,986 934

5 132 BERRA KESİKBAŞ 12D 30 6 28,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 43 8 41,00 236,653 953

6 194 RAVZA DİNÇER 12D 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 44 15 40,25 234,153 967

7 216 MELİH ZENGİN 12D 23 12 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 4 3,00 42 19 37,25 224,154 1022

8 441 AZRA SARAÇ 12D 24 14 20,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 8 5 6,75 42 22 36,50 221,655 1032

9 539 SEVDE SEYMEN 12D 22 7 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 215,822 1072

10 575 ELİF ASLANTAŞ 12D 24 12 21,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 36 18 31,50 204,990 1145

11 624 ADEN ÖRSEL 12D 23 15 19,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 36 31 28,25 194,157 1201

12 149 CEREN ÖRSEL 12D 22 11 19,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 30 17 25,75 185,825 1252

13 206 ARDA HİNÇ 12D 8 6 6,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 27 16 23,00 176,659 1292
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 887 SENA DEMİRTAŞ 12E 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 52 16 48,00 259,984 832

2 332 YAĞMUR EKEN 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 5 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 19 46,25 254,151 859

3 832 TUBA BEKTAŞ 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 22 41,50 238,320 943

4 212 GÜLAY NAMDAR 12E 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 2 4,50 42 15 38,25 227,487 1000

5 480 YUSUF BATTAL 12E 27 9 24,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 41 15 37,25 224,154 1022

6 919 SILA DAĞTEKİN 12E 28 6 26,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 3 4,25 40 11 37,25 224,154 1022

7 351 ECREN ACAR 12E 24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 4 9,00 42 21 36,75 222,488 1030

8 201 MERT ALİ AYGÜN 12E 24 7 22,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 39 10 36,50 221,655 1032

9 829 ÖZLEM AYAZ 12E 30 3 29,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 39 10 36,50 221,655 1032

10 331 ADAR SAĞLAM 12E 20 11 17,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 38 16 34,00 213,322 1089

11 818 HAMZA PALA 12E 26 8 24,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 37 13 33,75 212,489 1095

12 553 HİLMİ ÖNAL 12E 22 6 20,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 15 32,25 207,489 1125

13 222 ALP YANAL 12E 18 8 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 36 19 31,25 204,156 1149

14 60 SILA ÇELİK 12E 24 15 20,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 36 30,00 199,990 1175

15 433 BEDİRHAN SÜLÜN 12E 19 12 16,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 23 27,25 190,824 1223

16 894 SÜMEYYE YEŞİL 12E 11 12 8,00 4 1 3,75 16 5 14,75 31 18 26,50 188,325 1236

17 429 DİLARA KARACA 12E 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 12 7 10,25 26 22 20,50 168,327 1319
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi EĞİTİM VADİSİ TYT DENEME - 10 (27 EYLÜL 2023) 111 878 1420 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrayfa Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,01 8,22 24,95 2,76 1,22 2,45 2,14 1,34 1,80 2,81 0,88 2,59 4,15 0,48 4,03 18,33 3,59 17,43 1,42 2,74 0,73 1,87 1,40 1,52 1,97 0,92 1,74 62,46 20,79 57,24 287,350

Okul Ortalaması 21,39 9,84 18,93 2,00 1,37 1,66 1,56 1,47 1,19 1,82 0,94 1,58 3,93 0,67 3,77 8,34 3,08 7,57 0,81 2,41 0,21 0,60 0,75 0,41 0,91 0,96 0,67 41,36 21,49 35,99 215,410

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 177 ZEYNEP ATEŞ 12F 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 57 15 53,25 277,482 745

2 145 HİLAL AKİN 12F 26 12 23,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 42 16 38,00 226,654 1007

3 159 EDA KOŞMA 12F 23 10 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 39 13 35,75 219,155 1047

4 917 EGE BAGGIO 12F 17 9 14,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 39 15 35,25 217,488 1059

5 257 EYLÜL K* CAR 12F 23 6 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 36 9 33,75 212,489 1095

6 915 CANSU  BAŞARAN 12F 23 9 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 19 26,25 187,491 1244

7 399 ALTUĞ CAGOLAYAN 12F 15 6 13,50 15 6 13,50 144,996 1379
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